
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SURUÇ 11 NİSAN KEMAL KILIÇ ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 51 739 1299 35830

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,9410,14 21,41 2,47 1,22 2,16 2,42 1,26 2,10 2,95 0,70 2,78 1,61 1,37 1,27 0,02 0,01 0,02 8,45 3,80 7,50 1,18 0,52 1,05 1,20 1,51 0,82 1,28 1,00 1,03 0,79 1,25 0,48 46,3122,78 40,62 259,540

Okul Ortalaması 14,1815,22 10,37 1,18 1,82 0,72 1,33 1,49 0,96 1,78 0,88 1,56 1,08 1,20 0,78 0,00 0,00 0,00 2,33 2,12 1,80 0,12 0,08 0,10 0,24 0,75 0,05 0,33 0,59 0,19 0,14 0,73 -0,04 22,7124,88 16,49 184,850

KATILIMLAR

1 894 DENİZ SEZER 12A 28 11 25,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 15 6 13,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 53 26 46,50 279,208 12966

2 937 MEHMET DEMİR 12A 24 12 21,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 12 4 11,00 2 1 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 53 32 45,00 275,180 13753

3 56 FEHİME BOYBAY 12A 29 8 27,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 5 1,75 1 0 1,00 38 19 33,25 238,945 21930

4 814 MAHMUT TEMEL 12C 27 6 25,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 35 10 32,50 236,825 22410

5 913 HALİL ADA 12A 20 14 16,50 2 2 1,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 12 7 10,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 40 32 32,00 236,545 22477

6 971 İBRAHİM BİRLEŞTİREN 12A 20 7 18,25 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 37 21 31,75 235,483 22711

7 905 FEHMİ GÖÇER 12A 16 21 10,75 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 2 1 1,75 7 5 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 39 37 29,75 230,638 23778

8 828 AYNIZELİHA ÖZEK 12A 29 7 27,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 14 30,50 230,628 23781

9 979 İBRAHİM HALİL GÜNDÜZ12B 18 17 13,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 3 3,25 35 27 28,25 225,528 24901

10 951 KEVSER CAYMAZ 12B 25 13 21,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 23 26,25 218,428 26324

11 988 MEHMET ALİ FİDAN 12A 11 12 8,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 9 3 8,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 32 26 25,50 218,030 26397

12 925 MERAL BEŞALTI 12B 17 18 12,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 30 21 24,75 215,120 26939

13 933 ŞENGÜL KİP 12B 16 10 13,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 15 23,25 210,490 27759

14 955 BEREN İPEK 12C 22 15 18,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 30 22,50 207,608 28239

15 2283 ELANUR KILIÇ 12A 16 15 12,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 26 21,50 205,358 28627

16 997 TUBA CAYMAZ 12C 17 15 13,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 23 16 19,00 197,658 29769

17 923 TUĞBA POLAT 12B 12 15 8,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 22 18,50 196,828 29901

18 697 ABDULLAH BOZKUŞ 12A 14 15 10,25 2 1 1,75 5 2 4,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 23 22 17,50 193,558 30354

19 890 EZEL FIRAT 12B 15 19 10,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 25 30 17,50 193,508 30361

20 867 CİVAN AKŞİMŞEK 12B 17 7 15,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 21 14 17,50 192,868 30453

21 991 ESMANUR KAPLAN 12C 15 9 12,75 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 20 11 17,25 192,438 30519

22 932 KİFAYET DEMİR 12B 11 15 7,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 5 2 4,50 1 0 1,00 22 20 17,00 192,438 30519

23 2310 GÜLSÜM FİRDEVS UĞURL12A 19 14 15,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 22 19 17,25 192,100 30584

24 859 DİLAN ÖZBERK 12B 14 12 11,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 19 13 15,75 188,135 31101

25 803 ÖZCAN BAĞLAN 12C 15 11 12,25 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 20 17 15,75 187,973 31134

26 2286 ADEM ÇELİK 12B 17 17 12,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 21 22 15,50 187,153 31230

27 810 ROJİN BOZKUŞ 12A 14 19 9,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 31 15,25 186,803 31271

28 918 ALİ AKŞİMŞEK 12B 18 13 14,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 20 20 15,00 185,383 31436

29 9999 TALİN AKCAN 12B 10 17 5,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 21 27 14,25 184,288 31565
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Genel Ortalama 23,9410,14 21,41 2,47 1,22 2,16 2,42 1,26 2,10 2,95 0,70 2,78 1,61 1,37 1,27 0,02 0,01 0,02 8,45 3,80 7,50 1,18 0,52 1,05 1,20 1,51 0,82 1,28 1,00 1,03 0,79 1,25 0,48 46,3122,78 40,62 259,540
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KATILIMLAR

30 911 ÖMER BULUT 12B 12 22 6,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 21 32 13,00 180,415 32044

31 820 ELİF ÖZEK 12B 12 20 7,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 20 28 13,00 180,350 32054

32 791 ESRA POLAT 12C 14 7 12,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 14 12,50 178,158 32333

33 23 TUBA OĞURLU 12B 10 12 7,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 17 19 12,25 178,085 32341

34 900 HASAN ÖZÇELİK 12A 15 17 10,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 8 -1,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 23 44 12,00 176,853 32484

35 902 SULTAN SELİM GÖK 12C 11 18 6,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 17 22 11,50 175,885 32590

36 945 BÜŞRA DEMİR 12C 14 16 10,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 17 23 11,25 174,675 32719

37 927 ROJİN KILINÇ 12B 11 29 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 21 41 10,75 173,978 32793

38 880 YUSRA KAPLAN 12B 7 14 3,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 17 27 10,25 172,500 32932

39 831 ZELİHA YAZAR 12A 14 21 8,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 19 39 9,25 168,708 33302

40 1736 İLAYDA KİP 12B 10 20 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 16 28 9,00 168,530 33313

41 829 SERDAR AKCAN 12A 7 26 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 0 3,00 6 7 4,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 20 46 8,50 167,585 33395

42 993 FATMA KIVIK 12C 7 17 2,75 1 1 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 12 25 5,75 159,038 34083

43 999 ZEYNEP UĞURLU 12C 8 17 3,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 11 23 5,25 157,368 34208

44 946 KÜBRA DEMİR 12C 8 18 3,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 10 29 2,75 149,850 34691

45 827 FERİDE BEŞALTI 12C 7 15 3,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 9 26 2,50 149,128 34733

46 953 MEHMET AKCAN 12A 5 16 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 9 29 1,75 147,115 34838

47 835 İDAL BİNİCİ 12A 8 18 3,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 7 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 11 37 1,75 146,740 34855

48 885 BÜNYAMİN BEŞALTI 12B 5 10 2,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 17 0,75 143,940 35001

49 809 MÜSLÜM KAPLAN 12C 3 10 0,50 3 10 0,50 143,445 35010

50 973 ZELİHA TOPRAK 12C 7 27 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 9 29 1,75

51 893 MEHMET REŞAT ÇİRİK 12B 2 22 -3,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 8 37 -1,25
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