
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SURUÇ 11 NİSAN KEMAL KILIÇ ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ 10.SINIF 1.DENEME 26 580 580 5158

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,25 7,64 15,34 6,29 2,22 5,74 4,42 3,02 3,66 2,55 1,55 2,16 2,57 1,43 2,21 6,48 5,22 5,18 2,95 3,11 2,18 1,80 2,54 1,17 4,36 2,95 3,62 48,67 29,68 41,26 264,280

Okul Ortalaması 10,04 13,27 6,72 3,50 4,73 2,32 1,62 4,50 0,49 1,38 2,54 0,75 1,62 2,08 1,10 1,88 6,88 0,16 1,04 3,88 0,07 0,77 2,96 0,03 1,46 4,65 0,30 23,31 45,49 11,94 177,010

KATILIMLAR

1 8990 BERFİN BUYRUK 10B 23 7 21,25 5 5 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 3 2,25 43 20 38,00 253,616 2687

2 8981 BETÜL NUR OĞURLU 10A 14 14 10,50 7 3 6,25 3 5 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 4 4 3,00 37 33 28,75 227,218 3484

3 8983 İREM NUR OĞURLU 10A 17 12 14,00 7 3 6,25 1 7 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 33 29 25,75 217,655 3758

4 8971 HARUN ELMAS 10C 16 9 13,75 5 4 4,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 5 5 3,75 35 39 25,25 216,224 3797

5 9013 HATİCE HAYDAR 10A 12 13 8,75 5 5 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 1 9 -1,25 31 46 19,50 199,360 4192

6 8953 FİLİZ ÇİRİK 10E 11 6 9,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 24 25 17,75 194,232 4311

7 9016 AYSEL KAYA 10C 16 13 12,75 3 6 1,50 3 6 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 7 -0,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 6 -0,50 30 52 17,00 191,465 4367

8 9098 RAVŞAN HAYDAR 10C 10 10 7,50 3 5 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 10 -0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 7 -0,75 27 43 16,25 189,853 4397

9 9048 HATUN AKBALIK 10D 12 15 8,25 5 4 4,00 2 6 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 25 40 15,00 186,058 4458

10 381 ZEYNEP BEŞALTI 10C 9 15 5,25 4 4 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 7 0,25 23 34 14,50 184,895 4477

11 9018 MUSTAFA ÖN 10A 9 12 6,00 6 1 5,75 3 4 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 18 14,50 184,807 4479

12 8982 MEHMET BARAN FIRAT 10B 6 2 5,50 5 3 4,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 2 8 0,00 2 3 1,25 2 7 0,25 22 36 13,00 180,423 4543

13 8959 EMRE ÖZBERK 10C 11 12 8,00 3 3 2,25 2 5 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 21 33 12,75 179,197 4564

14 9022 ZENNAN KAPLAN 10A 8 10 5,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 4 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 20 30 12,50 178,920 4570

15 8954 TÜLAY BARLIK 10D 10 14 6,50 2 7 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 2 8 0,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 22 39 12,25 178,049 4588

16 8992 MAHMUT ÇELİK 10E 8 4 7,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 13 13 9,75 170,449 4693

17 9020 MÜSLÜM BARAN KUTLU 10A 11 13 7,75 2 6 0,50 2 6 0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 10 0,50 3 5 1,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 24 57 9,75 170,351 4695

18 9010 FERHAT YÜKSEL 10B 6 6 4,50 4 3 3,25 1 1 0,75 1 0 1,00 12 10 9,50 169,972 4702

19 397 ŞEVAL KAYA 10C 8 17 3,75 4 5 2,75 2 6 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 6 1,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 1 9 -1,25 24 61 8,75 167,765 4734

20 9021 ZEBİN KAPLAN 10A 9 15 5,25 2 5 0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 35 6,25 160,085 4847

21 398 HİLAL KAYA 10C 5 11 2,25 1 4 0,00 1 3 0,25 5 9 2,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 0 7 -1,75 14 42 3,50 152,159 4940

22 8976 İBRAHİM HALİL BAŞKUR 10A 5 25 -1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 6 4 5,00 2 8 0,00 4 6 2,50 20 70 2,50 149,978 4961

23 8980 BAHAR ÇİRİK 10E 9 21 3,75 2 5 0,75 1 9 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 19 -2,75 0 9 -2,25 0 5 -1,25 0 10 -2,50 17 85 -4,25 128,497 5141

24 341 CAHİT OĞURLU 10A 2 27 -4,75 4 6 2,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 25 -1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 5 5 3,75 20 99 -4,75 128,389 5142

25 8991 YUSUF EMRE ADA 10C 7 19 2,25 0 10 -2,50 3 6 1,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 24 -2,00 1 9 -1,25 2 6 0,50 0 9 -2,25 17 93 -6,25 122,800 5150

26 9035 İBRAHİM HALİL DEMİR 10E 7 23 1,25 1 9 -1,25 0 10 -2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 6 23 0,25 0 10 -2,50 0 10 -2,50 3 7 1,25 18 101 -7,25 119,894 5153
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