
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SURUÇ 11 NİSAN KEMAL KILIÇ ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ 9.SINIF 1.DENEME 43 706 706 6306

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,91 9,77 11,47 5,84 4,53 4,71 5,24 4,02 4,23 2,70 1,56 2,31 12,68 6,08 11,16 4,71 2,71 4,03 3,32 3,51 2,44 2,69 3,03 1,94 51,09 35,21 42,29 267,930

Okul Ortalaması 8,05 13,30 4,72 3,07 6,26 1,51 2,30 6,00 0,80 1,16 2,44 0,55 3,51 8,47 1,40 2,12 3,74 1,18 1,81 3,67 0,90 0,91 2,37 0,31 22,93 46,25 11,37 175,650

KATILIMLAR

1 4047 BAHAR GÜVEN -9D 13 10 10,50 5 7 3,25 4 4 3,00 4 1 3,75 9 5 7,75 2 4 1,00 6 2 5,50 3 1 2,75 46 34 37,50 253,730 3425

2 4017 MUHAMMED SADIK UĞURL-9A 16 10 13,50 5 5 3,75 7 3 6,25 3 3 2,25 9 5 7,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 45 32 37,00 251,607 3499

3 4046 ROZERİN YAZAR -9C 14 11 11,25 7 3 6,25 3 8 1,00 1 4 0,00 10 13 6,75 4 5 2,75 5 5 3,75 2 3 1,25 46 52 33,00 240,046 3869

4 4111 ECE NUR TÜRKMEN -9B 15 6 13,50 6 3 5,25 4 6 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 3 3,25 3 3 2,25 2 1 1,75 37 27 30,25 231,467 4130

5 4113 FİGEN İNCİ -9C 16 7 14,25 6 4 5,00 4 6 2,50 3 2 2,50 2 7 0,25 3 1 2,75 4 4 3,00 0 3 -0,75 38 34 29,50 229,025 4213

6 4116 YAKUP SEPİL -9B 17 6 15,50 6 2 5,50 5 7 3,25 2 4 1,00 0 6 -1,50 4 4 3,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 36 31 28,25 225,085 4319

7 4115 MUSTAFA MUHAMME SEZE-9A 12 8 10,00 2 9 -0,25 4 5 2,75 3 1 2,75 6 3 5,25 4 2 3,50 4 3 3,25 0 4 -1,00 35 35 26,25 219,838 4458

8 4003 NEVAL PARILDAR -9A 16 9 13,75 3 8 1,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 8 4 7,00 3 4 2,00 1 7 -0,75 3 3 2,25 35 46 23,50 210,994 4677

9 4051 MELEKSU KAYA -9B 15 15 11,25 4 8 2,00 4 8 2,00 5 1 4,75 0 12 -3,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 2 3,50 35 52 22,00 206,870 4788

10 4064 MEHMET ONUR ÖZÇELİK-9B 16 9 13,75 6 5 4,75 2 9 -0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 28 28 21,00 203,399 4881

11 4119 MUHAMMED DAĞDEVİREN-9A 14 10 11,50 3 7 1,25 5 2 4,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 25 25 18,75 196,878 5032

12 4026 BAHAR ÖZBERK -9A 8 7 6,25 3 6 1,50 4 6 2,50 1 1 0,75 5 11 2,25 2 2 1,50 2 5 0,75 2 2 1,50 27 40 17,00 192,440 5126

13 4095 AYSEL KILIÇ -9C 4 13 0,75 1 2 0,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 11 7 9,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 25 34 16,50 191,632 5144

14 4126 ELİF BEŞALTI -9B 10 6 8,50 4 4 3,00 2 6 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 21 22 15,50 187,538 5219

15 4134 BUSE POLAT -9C 11 16 7,00 5 4 4,00 0 4 -1,00 4 10 1,50 3 3 2,25 2 5 0,75 25 42 14,50 184,797 5267

16 4033 HANIM NUR KILIÇ -9A 10 13 6,75 4 3 3,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 6 -1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 22 32 14,00 183,337 5289

17 4135 MELİSA ÇALIŞIR -9D 8 8 6,00 2 4 1,00 2 4 1,00 4 8 2,00 3 5 1,75 2 4 1,00 1 1 0,75 22 34 13,50 181,941 5319

18 4023 HÜLYA BİLİR -9A 7 7 5,25 4 3 3,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 9 -0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 21 31 13,25 181,277 5333

19 4150 BERİN BİRLEŞTİREN -9D 9 17 4,75 4 7 2,25 2 6 0,50 0 5 -1,25 4 5 2,75 2 7 0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 26 53 12,75 179,859 5354

20 4120 NİSA NUR YILDIRIM -9B 7 8 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 3 3,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 17 19 12,25 178,234 5392

21 4076 ÖZGÜR KILIÇ -9D 4 10 1,50 5 7 3,25 4 4 3,00 1 2 0,50 3 5 1,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 19 34 10,50 173,458 5478

22 4015 EZGİ GÜLSEREN ÖZÇELİ-9A 4 10 1,50 4 2 3,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 17 33 8,75 168,178 5568

23 4114 EMİNE NİSA ÖN -9B 7 7 5,25 2 3 1,25 2 5 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 13 19 8,25 166,117 5613

24 4118 MERAM ŞEYHO -9D 7 14 3,50 2 8 0,00 1 8 -1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 5 1 4,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 18 46 6,50 161,274 5712

25 4078 İBRAHİM YAZAR -9D 6 23 0,25 0 12 -3,00 1 11 -1,75 1 5 -0,25 7 13 3,75 5 5 3,75 4 6 2,50 2 8 0,00 26 83 5,25 157,999 5765

26 4088 DENİZ OKTAY POLAT -9C 6 9 3,75 4 8 2,00 2 10 -0,50 3 13 -0,25 1 8 -1,00 2 3 1,25 18 51 5,25 157,304 5774

27 4083 ENES KAPLAN -9C 5 25 -1,25 3 9 0,75 2 10 -0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 17 50 4,50 155,760 5805

28 4005 ERDOĞAN KILIÇ -9A 3 10 0,50 2 8 0,00 0 7 -1,75 0 3 -0,75 5 7 3,25 1 3 0,25 2 5 0,75 3 3 2,25 16 46 4,50 155,592 5813

29 4124 HELİN BEŞALTI -9B 4 8 2,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 8 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 12 30 4,50 155,337 5821

                                                1 / 2



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SURUÇ 11 NİSAN KEMAL KILIÇ ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ 9.SINIF 1.DENEME 43 706 706 6306

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,91 9,77 11,47 5,84 4,53 4,71 5,24 4,02 4,23 2,70 1,56 2,31 12,68 6,08 11,16 4,71 2,71 4,03 3,32 3,51 2,44 2,69 3,03 1,94 51,09 35,21 42,29 267,930

Okul Ortalaması 8,05 13,30 4,72 3,07 6,26 1,51 2,30 6,00 0,80 1,16 2,44 0,55 3,51 8,47 1,40 2,12 3,74 1,18 1,81 3,67 0,90 0,91 2,37 0,31 22,93 46,25 11,37 175,650

KATILIMLAR

30 4039 SELMAN ESEN -9B 5 9 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 8 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 12 32 4,00 153,737 5850

31 4061 HALİL ÇELİK -9B 8 22 2,50 3 9 0,75 4 8 2,00 2 4 1,00 6 24 0,00 3 7 1,25 0 10 -2,50 1 9 -1,25 27 93 3,75 152,848 5870

32 4018 MEHMET EMİN YAZAR -9C 3 13 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 10 26 3,50 152,554 5876

33 4038 KEVSER NUR BUYRUK -9B 5 21 -0,25 5 7 3,25 2 10 -0,50 0 4 -1,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 17 61 1,75 147,273 5983

34 4067 MUHAMMEDHÜSEYİN OĞUR-9B 3 12 0,00 2 10 -0,50 0 3 -0,75 4 11 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 13 47 1,25 145,808 6012

35 4012 MÜSLÜM SEZER -9D 7 23 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 10 -0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 14 51 1,25 145,625 6019

36 4139 MELEK ATO -9A 4 15 0,25 2 6 0,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 11 -0,75 0 7 -1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 13 50 0,50 143,491 6044

37 4048 EGİT FİDAN -9B 3 18 -1,50 0 11 -2,75 2 8 0,00 1 2 0,50 3 15 -0,75 4 4 3,00 3 7 1,25 2 7 0,25 18 72 0,00 142,375 6064

38 4062 MEHMET HALİL ÖZBERK-9B 4 26 -2,50 3 9 0,75 2 10 -0,50 1 5 -0,25 5 25 -1,25 4 6 2,50 4 6 2,50 0 10 -2,50 23 97 -1,25 138,668 6173

39 4010 ZEYNEP ÖZBERK -9D 6 13 2,75 1 11 -1,75 1 8 -1,00 1 9 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 9 43 -1,75 136,362 6206

40 4112 ABDULSAMET ÇAĞLAYAN-9C 5 22 -0,50 1 11 -1,75 2 10 -0,50 1 5 -0,25 9 16 5,00 0 8 -2,00 0 8 -2,00 18 80 -2,00 135,893 6211

41 4043 ZEHRA TEMEL -9B 1 14 -2,50 2 10 -0,50 2 8 0,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 8 48 -4,00 130,291 6264

42 4122 İBRAHİM ROHAT KİP -9D 3 27 -3,75 2 10 -0,50 3 9 0,75 0 6 -1,50 6 24 0,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 19 101 -6,25 123,650 6283

43 0 * N  * Y  *R İ -9C 5 25 -1,25 2 10 -0,50 2 10 -0,50 1 5 -0,25 4 26 -2,50 0 10 -2,50 3 7 1,25 17 93 -6,25 123,325 6285
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